
Claudia Moe Hilarion

De:	 German Fernandez [gfgandara©hotmail.com ]
Enviado el:	 martes, 24 de abril de 2012 03:20 p.m.
Para:	 Claudia Moya Hilarion
Asunto:	 Documento pendiente
Datos adjuntos: 	 img420.jpg

Buenas tardes Dra Moya

Estoy enviando el documento pendiente de todos los que solicitó

Atentamente

GERMAN FERNANDEZ GANDARA
Asesor Comercial Nómadas S.A.
Cel 3158700070 - 3107847339
Oficina 6360100 ext. 144
Autopista norte (costado occidental) 103B-75



Claudia Moya Hilarion

De:	 German Fernandez [gfgandara©hotmail.comj
Enviado el:	 martes, 24 de abril de 2012 09:30 am.
Para:	 Claudia Moya Hilarion
Asunto:	 FW: documentos icfes
Datos adjuntos:	 certificacion.jpg; formato hoja de v.jpg

Buenos días Dra Moya

Adjunto estoy enviando dos de los documentos solicitados por ustedes, en el transcurso de la mañana le enviaré los
faltantes

Atentamente

GERMAN FERNANDEZ GANDARA
Asesor Comercial Nómadas S.A.
Cel 3158700070 - 3107847339
Oficina 6360100 ext. 144
Autopista norte (costado occidental) 103B-75

Date: Tue, 24 Apr 2012 08:14:10 -0500
Subject: Re: FW: documentos icfes
From: asistentegerencia@viájeslosnomadas.com
To: gfciandara@hotmail.com

Buen Día,

Adjunto envío documentos firmados

El 23 de abril de 2012 17:46, German Fernandez <gfoandara@hotmail.com > escribió:

GERMAN FERNANDEZ GANDARA
Asesor Comercial Nómadas S.A.
Cel 3158700070 - 3107847339
Oficina 6360100 ext. 144
Autopista norte (costado occidental) 103B-75



From: ofgandarallhotmail.com 
To: asistentegerencia.nomadas@hotmail.com
Subject: documentos icfes
Date: Mon, 23 Apr 2012 22:29:00 +0000

Hola Viviana

Por favor colaborame con firmas de Edgar Chaves, enviamelas nuevamente por este medio

Gracias

GERMAN FERNANDEZ GANDARA
Asesor Comercial Nómadas S.A.
Cel 3158700070 - 3107847339
Oficina 6360100 ext. 144
Autopista norte (costado occidental) 103B-75

VIVIANA CASTIBLANCO
Asistente de Gerencia
Nómadas Lálianxa
Teléfono 6324000 ext 104
Bogotá - Colombia



Claudia Moya Hilarion

De:	 Claudia Moya Hilarion
Enviado el:	 lunes, 23 de abril de 2012 03:17 p.m.
Para:	 'vcalitour@viajescalitour.com '
CC:	 Ana Carolina Vergel Casanova; Claudia Rincon; Adriana Gil Gonzalez
Asunto:	 SUBSANACION REQUISITO JURIDICO

Buenas tardes, respetados señores,

Solicitamos subsanar lo siguiente:

Certificado de Pago al sistema Integral de Seguridad Social, con fecha al momento del cierre, conforme lo indica
el pliego de condiciones (Visible a folio 27 de la propuesta).
Allegar Rut.

3.	 Allegar Documento de identificación del Representante Legal

Cordial saludo,

Claudia Moya Hilarión
Profesional Contratista
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES
Telefono: (571)3387338-Ext 1116
Calle 17 No. 3-40 Bogotá D.C. Colombia
www.icfes.gov.co

1



Claudia Moya Hilarion

De:	 Claudia Moya Hilarion
Enviado el:	 lunes, 23 de abril de 2012 02:23 p.m.
Para:	 'gfgandara©hotmail.com'
CC:	 Adriana Gil Gonzalez; Claudia Rincon: Javier Alejandro Rubiano Castro
Asunto:	 SUBSANACION REQUISITO DE CARACTER TECNICO

Buenas tardes, Respetados señores,

A folio 97A -97B de la propuesta presentada por NOMADAS L'ALIANXA se señala la experiencia mínima exigible con la
que cuenta el señor GERMAN ALBERTO FERNANDEZ GANDARA en el rol de ejecutivo de cuenta, la misma no fue
aportada conforme a lo indicado en el numeral 2.3.7.1 del pliego de condiciones esto es, "...aportando la hoja de vida
de éste, los soportes académicos y laborales" (negrilla y subrayado fuera del texto)

Por lo que solicitamos presentar el soporte de la experiencia mínima del ejecutivo de cuenta a la brevedad posible.

Cordial saludo,

Claudia Moya Hilarión
Profesional Contratista
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES
Telefono: (571)3387338-Ext 1116
Calle 17 No. 3-40 Bogotá D.C. Colombia
www.icfes.qov.co

1



Claudia Moya Hilarion

De:	 Claudia Moya Hilarion
Enviado el:	 lunes, 23 de abril de 2012 03:02 p.m.
Para:	 'gfgandara©hotmail.com'
CC:	 Adriana Gil Gonzalez; Ana Carolina Vergel Casanova: Claudia Rincon
Asunto:	 RV: SUBSANACION REQUISITOS JURIDICOS

Buenas tardes, Respetados señores,

Solicitamos subsanar lo siguiente, a la brevedad posible:
Certificado de Pago al sistema Integral de Seguridad Social, con fecha al momento del cierre, conforme lo indica el

pliego de condiciones (visible a folio 18 propuesta).
Allegar el formato de Hoja de Vida DAFP debidamente diligenciado (Falta nombres y apellidos del Representante

legal — visible a folio 22 propuesta.)

Cordial saludo.

Claudia Moya Hilarión
Profesional Contratista
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES
Telefono: (571)3387338-Ext 1116
Calle 17 No. 3-40 Bogotá D.C. Colombia
www.icfes.gov.co

1



Claudia Moya Hilarion

De:	 Claudia Moya Hilarion
Enviado el:	 lunes, 23 de abril de 2012 03:16 p.m.
Para:	 'Daniel Campuzano Tecnología y publicidad'
CC:	 Claudia Rincon: Adriana Gil Gonzalez: Ana Carolina Vergel Casanova
Asunto:	 SUBSANACION REQUISITOS JURIDICOS

Buenas tardes, respetados señores,

Solicitamos subsanar lo siguiente:

De la póliza de seriedad de la oferta visible a folio 11-12 de la propuesta, el objeto de amparo de la Póliza de Seriedad
de la Oferta es incorrecto, pues el objeto de la convocatoria 005 de 2012 que señala la póliza, no corresponde al del
pliego de condiciones.

De igual manera, no indica los riesgos que ampara (Amparo al ICFES de los perjuicios derivados).

Cordial saludo,

Claudia Moya Hilarión
Profesional Contratista
Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales
Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación-ICFES
Telefono: (571)3387338-Ext 1116
Calle 17 No. 3-40 Bogotá D.C. Colombia
www.icfes.gov.co


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

